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De: Presidence Groupe-BPR
Envoyé: 6 décembre 2004 08:43
A:
Objet: TR: Approbation de commandites

Voici la copie, n'oublie pas Francine.
Bye, Cri

----- Message d'origine-—----
De : Presidence Groupe-BPR
Envoyé : 30 novembre, 2004 17:25

A -

Objet : TR: Approbation de commandites

Bonjour [N,

Me revoici avec le décompte:

B 3.000
[ 2,250

Francine 850

et I

Moins: 2,600 (ta quote selon tes parts) que je t'ai remboursés et 3,400
remboursés par PLavallée en juin. J'aurais une balance de $100. a te
rembourser que tu aurais fait au nom de Francine, j'aurais pris un de tes
cheques en septembre 04.

Peux-tu me confirmer combien tu as remboursé a Francine, car elle ne semble
pas avoir recu le $750. et elle ne se souvient pas du $100.

J'attends ta réponse.
Merci et bonne soirée, a plus, et dorlotte-toi,

De : Presidence Groupe-BPR
Envoyé : 29 novembre, 2004 16:54

A : S


Présentateur
Zone de texte 
178P-1863


Objet : RE: Approbation de commandites

o I

Je fais le décompte ce soir et je te reviens demain avec toutes les
précisions.
Merci pour les réponses en bas.

Est-ce qu'on continue par e-mail jusqu'a ton retour pour les approbations ou
si tu préfares pas?

Bye et prends bien soin de toi,

cricr - I

-----Message d'origine-----

oe : I
Envoyé : 29 novembre, 2004 16:39

A : Presidence Groupe-BPR

Objet : Re: Approbation de commandites

Salut Cricri

Je m,excuse de ne pas t'avoir donner de réponse avant car je suis encore en
arrét de travail...minimum 2 mois

Les réponses a tes question serons a la suite ci bas

Je dois revenir a Francine pour clarifier si on lui a rembourser le plein

montant d'une contribution pollitique de juin ou juillet. J'ai demandé a

I c < vérifier dans nos relevés mais ce n'est pas évident; Comment penses
tiu que Francine a donné. Moi j,ai au moin remboursé 5008 a elle.

Pour le rest des contributionpoliitique de 2004; Il y en a beaucoup dont
plusieurs sont rentrer dans notre eétat de compte d'octobre.

Es tu en mesure de me faire un petit rappel car je ne comptabilise rien et
de sais pas a qui le chéque est fait

Combien de S remboursé par BPR ( portion via mon 2,5% et portion hors %)
Combien de chéque aurait passé venant de moi ou

cela me sera aussi utile pour approuver la liste des retraits annuels que je
dois donner a l,administration

Merci [
O



voir ci bas

----- Original Message =«=--

From: "Presidence Groupe-BPR' [ NG
To: I

Sent: Monday, November 29, 2004 3:21 PM
Subject: Approbation de commandites

Bonjour [N

Je t'attendais pour des approbations pour lesquelles tu devais me revenir et
des nouvelles:

que dois-je répondre:

1) Tourisme Isle-aux-Coudres, demande signée de |||} N rovr |2
Classique de Courses de Chiens.

L'an dernier nous avons donné $300. NOUS VENONS DE DONNER UNE CONTRIBUTION
DE 20 000S, POUR LE MOMENT NON MAIS FAUT ATTENDRE DISCUSSIONS

2) I nous envoie une facture de $1,500.00 pour une

contribution de Jumelage 2004 Miquelon-LaManche-Les lles

Est-ce OK - I'avais-tu approuvée cette commandite? FACTURE APPROUVE DANS LE
BUDGET ANNUEL DES ILES, NOUS REMMETTONS + 20005/AN

3) CLD de la MRC de Montmagny, signée par [ N avi nous
demande $250.00 comme commandite pour promouvoir la MRC de Montmagny en
collaboration avec le Centre d'Aide aux Entreprises de Montmagny-L'lslet

signé par | f2UDRAIT SOUMETTRE CETTE DEMANDE A FRANCE CAR CA
FAIT DES CONFLITS QUAND JE M'EN MELE

Voil3, j'attends tes approbations pour donner suite.

Bye et a plus,

Direction - BPR Québec





